
Assunto:
Fwd: Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE CAUÇÃO-
REFERENTE AO PE 06/2026

De <licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br>
Para: <licitacao@orladistribuidora.com.br>
Data 13/02/2026 12:18

Prezados,

Conforme informação da Secretaria de Finanças, Seguem abaixo os dados bancários para realização do seguro
garantia de 1%, caso a caução seja realizada através de depósito bancário. 

Banco Bradesco
Agência: 1549
Conta Corrente: 23719-1
CNPJ: 45.699.626/0001-76

Atenciosamente, 

---

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Compras & Licitações

Tel: (12) 3662-3685 ou (12) 3662-3030

CNPJ: 45.699.626/0001-76

-------- Mensagem original --------

Assunto::Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE CAUÇÃO- REFERENTE AO PE 06/2026
Data:13/02/2026 11:01

De:financas@camposdojordao.sp.gov.br
Para::licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br

Prezado(a),

Bom dia. 

Conforme solicitado, seguem dados bancários:

Banco Bradesco
Agência: 1549
Conta Corrente: 23719-1
CNPJ: 45.699.626/0001-76

Solicitamos a gentileza de nos enviar, após a realização do depósito, o respectivo comprovante, para
que possamos proceder com a devida análise e as providências cabíveis.

Atenciosamente,

Daniele. 

---
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Secretaria de Finanças

Prefeitura de Campos do Jordão

Tel.: (012) 3668-5640

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), informamos que os dados pessoais recebidos pela
Secretaria Municipal de Finanças serão tratados de forma segura e restrita aos fins administrativos necessários.

 

 

Em 13/02/2026 10:49, licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br escreveu:

Prezados,

Solicitamos infamações acerca da conta bancaria disponível para deposito de segura garantia pelas
licitantes.

---

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Compras & Licitações

Tel: (12) 3662-3685 ou (12) 3662-3030

CNPJ: 45.699.626/0001-76

-------- Mensagem original --------

Assunto::SOLICITAÇÃO DE CAUÇÃO- REFERENTE AO PE 06/2026
Data:13/02/2026 09:40

De:Licitação - Orla <licitacao@orladistribuidora.com.br>
Para::<licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br>

Bom dia, prezados

 

Sob analise do edital referente ao PE 06/2026, viemos através deste solicitar dados bancários para deposito
caução (9.1 A exigência de caução em licitação).

 

At.te

 

Daniele

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ:04.013.14/0001-04
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